
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KAŞ KINIK ORTAOKULU 7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME 41 41 86 11570

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,95 7 3 5,69 7 2 6,66 7 2 6,07 8 7 6,01 12 6 10,14 53 26 44,52 336,450

Okul Ortalaması 7 11 2,76 4 5 2,11 4 5 2,60 3 4 1,69 3 11 -0,44 5 11 1,49 26 47 10,21 222,040

KATILIMLAR

1 516 FATMAGÜL KILINÇ BJK 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 6 3 5,00 6 4 4,67 5 12 1,00 10 3 9,00 53 26 44,34 336,653 1 1 1 13 5810
% 50

2 85 NURSUNA TOPCUOĞLU7A 14 3 13,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 4 2,67 0 3 -1,00 11 5 9,33 43 20 36,33 311,484 2 2 2 18 6932
% 60

3 850 LAMAR AL HALAF 7A 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 1 2 0,33 12 5 10,33 44 26 35,34 299,059 3 3 3 22 7453
% 64

4 502 SEMİHA TUFAN 7A 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 0 3,00 10 4 8,67 38 18 32,00 292,963 4 4 4 25 7729
% 67

5 991 SUDEM KAYLAN 7A 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 4 0,67 8 4 6,67 42 25 33,67 292,070 5 5 5 26 7767
% 67

6 129 MEHM*  SULTAN DİRLİK7B 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 0 6,00 1 8 -1,67 6 12 2,00 37 36 24,99 262,489 1 6 6 34 8890
% 77

7 528 ÖMER FARUK ARSLAN 7A 4 5 2,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 0 2,00 2 1 1,67 7 7 4,67 30 18 24,00 258,169 6 7 7 35 9051
% 78

8 77 SELİNAY SEVEN 7A 10 4 8,67 6 3 5,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 3 2,00 3 10 -0,33 29 32 18,34 253,710 7 8 8 37 9211
% 80

9 5 SARE KOKUN 7A 8 11 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 2 0,33 8 12 4,00 30 42 16,00 244,717 8 9 9 42 9519
% 82

10 525 DÜRİYE GÜL YILDIZ 7B 6 7 3,67 2 6 0,00 6 3 5,00 4 1 3,67 1 7 -1,33 8 9 5,00 27 33 16,01 240,690 2 10 10 44 9690
% 84

11 527 HURİYE NUR YILDIZ 7B 6 4 4,67 3 3 2,00 5 5 3,33 0 4 -1,33 6 6 4,00 20 22 12,67 235,540 3 11 11 47 9894
% 86

12 12 MERT YILDIRIM 7B 6 6 4,00 5 4 3,67 8 2 7,33 1 0 1,00 0 8 -2,67 6 12 2,00 26 32 15,33 230,594 4 12 12 49 10060
% 87

13 75 TARIK KOÇUM 7B 4 8 1,33 5 2 4,33 5 5 3,33 4 5 2,33 4 12 0,00 5 6 3,00 27 38 14,32 229,990 5 13 13 50 10085
% 87

14 13 İJİIY*  Y *Ç*G*KLM 7B 8 10 4,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 6 2,00 5 12 1,00 4 8 1,33 24 51 7,00 224,180 6 14 14 54 10288
% 89

15 970 GÜVEN BEK 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 0 1,00 5 15 0,00 7 13 2,67 27 54 9,01 223,773 9 15 15 55 10299
% 89

16 95 MUHAMMED HABİL ANDİÇ7A 7 12 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 31 58 11,67 222,375 10 16 16 57 10342
% 89

17 0 *İ N*DE K**İE  E 7B 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 6 1,00 2 1 1,67 2 1 1,67 7 10 3,67 23 39 10,01 221,136 7 17 17 58 10388
% 90

18 158 KAZIM EFE BODRUMLU7A 5 13 0,67 6 2 5,33 7 0 7,00 5 15 0,00 5 15 0,00 28 45 13,00 219,820 11 18 18 59 10427
% 90

19 49 MEHMETFEYTULLAHORTAK7A 4 16 -1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 32 58 12,67 219,716 12 19 19 60 10435
% 90

20 50 KELİMA MEŞELİ 7B 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 15 -3,00 5 14 0,33 29 57 10,00 218,509 8 20 20 61 10476
% 91

21 0 ELİFNURÖZE L 7A 8 5 6,33 6 2 5,33 4 2 3,33 2 4 0,67 1 10 -2,33 1 12 -3,00 22 35 10,33 216,194 13 21 21 62 10553
% 91

22 97 İREM KESER 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 0 2 -0,67 5 15 0,00 25 47 9,33 212,927 9 22 22 64 10679
% 92

23 149 KADİR GÖZEGİR 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,33 210,940 10 23 23 65 10747
% 93

24 0 *        * ÜZ*   R * 7B 4 15 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 4 13 -0,33 27 59 7,34 210,519 11 24 24 66 10765
% 93

25 70 EMİRHAN ERTOP 7B 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 26 64 4,67 210,075 12 25 25 67 10775
% 93

26 6 ŞERİFE MELEK EVCİL 7B 4 15 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 1 1,67 2 5 0,33 5 9 2,00 21 42 7,00 209,404 13 26 26 68 10800
% 93

27 199 TOPRAK ELDEM 7B 5 15 0,00 4 6 2,00 5 13 0,67 5 13 0,67 19 47 3,34 204,146 14 27 27 71 10918
% 94

28 72 Y  *   AUB* U A D 7B 5 15 0,00 4 6 2,00 3 6 1,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 22 57 3,00 200,237 15 28 28 73 11036
% 95

29 155 CİHAT YAVUZ 7B 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 13 -0,33 16 51 -1,00 199,545 16 29 29 74 11060
% 96

30 24 ÇINAR OĞUZ YILDIZ 7B 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 7 12 3,00 1 19 -5,33 20 58 0,67 197,348 17 30 30 75 11114
% 96

31 514 ERDİNÇ ÇELİK  4 15 -1,00 2 8 -0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 11 4,33 22 64 0,66 196,850 1 31 31 76 11124
% 96

32 133 MERVENUR TUS A 7B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 10 0,67 21 63 0,00 196,017 18 32 32 77 11142
% 96

33 74 EMİRHANKOÇ 7B 3 14 -1,67 4 5 2,33 3 6 1,00 2 2 1,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 21 58 1,66 189,802 19 33 33 78 11275
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KAŞ KINIK ORTAOKULU 7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME 41 41 86 11570

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,95 7 3 5,69 7 2 6,66 7 2 6,07 8 7 6,01 12 6 10,14 53 26 44,52 336,450

Okul Ortalaması 7 11 2,76 4 5 2,11 4 5 2,60 3 4 1,69 3 11 -0,44 5 11 1,49 26 47 10,21 222,040

KATILIMLAR

34 0 MEHMET EMİN BOZKURT7B 5 12 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 12 -2,00 1 13 -3,33 20 55 1,67 186,465 20 34 34 79 11326
% 98

35 200 A   A L A      İ   T 7B 6 14 1,33 3 3 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 17 -2,67 1 3 0,00 15 55 -3,34 186,246 21 35 35 80 11333
% 98

36 136 VELA ALİ 7B 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 18 62 -2,67 183,385 22 36 36 81 11369
% 98

37 42 UĞUR KOÇOĞLU 7A 3 12 -1,00 2 7 -0,33 0 7 -2,33 2 0 2,00 3 12 -1,00 3 11 -0,67 13 49 -3,33 181,439 14 37 37 82 11395
% 98

38 79 MÜGE SÜREN 7A 3 15 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 4 13 -0,33 3 16 -2,33 20 63 -0,99 180,913 15 38 38 83 11402
% 99

39 34 İSMAAİI BEIGE  2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 2 1,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 14 60 -6,00 166,942 2 39 39 84 11518
% 100

40 291 ZÜLFÜHASANKURT 7B 4 12 0,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 17 -3,67 1 19 -5,33 17 67 -5,33 163,420 23 40 40 85 11532
% 100

41 150 RAMAZAN DOĞAN 7A 5 15 0,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 19 -5,33 4 16 -1,33 16 73 -8,33 163,288 16 41 41 86 11533
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KAŞ KINIK ORTAOKULU 7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME 41 41 86 11570

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,95 7 3 5,69 7 2 6,66 7 2 6,07 8 7 6,01 12 6 10,14 53 26 44,52 336,450

Okul Ortalaması 7 11 2,76 4 5 2,11 4 5 2,60 3 4 1,69 3 11 -0,44 5 11 1,49 26 47 10,21 222,040

SINIF:  

KATILIMLAR

1 514 ERDİNÇ ÇELİK  4 15 -1,00 2 8 -0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 11 4,33 22 64 0,66 196,850 1 31 31 76 11124
% 96

2 34 İSMAAİI BEIGE  2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 2 1,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 14 60 -6,00 166,942 2 39 39 84 11518
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KAŞ KINIK ORTAOKULU 7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME 41 41 86 11570

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,95 7 3 5,69 7 2 6,66 7 2 6,07 8 7 6,01 12 6 10,14 53 26 44,52 336,450

Okul Ortalaması 7 11 2,76 4 5 2,11 4 5 2,60 3 4 1,69 3 11 -0,44 5 11 1,49 26 47 10,21 222,040

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 516 FATMAGÜL KILINÇ BJK 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 6 3 5,00 6 4 4,67 5 12 1,00 10 3 9,00 53 26 44,34 336,653 1 1 1 13 5810
% 50

2 85 NURSUNA TOPCUOĞLU7A 14 3 13,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 4 2,67 0 3 -1,00 11 5 9,33 43 20 36,33 311,484 2 2 2 18 6932
% 60

3 850 LAMAR AL HALAF 7A 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 1 2 0,33 12 5 10,33 44 26 35,34 299,059 3 3 3 22 7453
% 64

4 502 SEMİHA TUFAN 7A 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 0 3,00 10 4 8,67 38 18 32,00 292,963 4 4 4 25 7729
% 67

5 991 SUDEM KAYLAN 7A 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 4 0,67 8 4 6,67 42 25 33,67 292,070 5 5 5 26 7767
% 67

6 528 ÖMER FARUK ARSLAN 7A 4 5 2,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 0 2,00 2 1 1,67 7 7 4,67 30 18 24,00 258,169 6 7 7 35 9051
% 78

7 77 SELİNAY SEVEN 7A 10 4 8,67 6 3 5,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 3 2,00 3 10 -0,33 29 32 18,34 253,710 7 8 8 37 9211
% 80

8 5 SARE KOKUN 7A 8 11 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 2 0,33 8 12 4,00 30 42 16,00 244,717 8 9 9 42 9519
% 82

9 970 GÜVEN BEK 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 0 1,00 5 15 0,00 7 13 2,67 27 54 9,01 223,773 9 15 15 55 10299
% 89

10 95 MUHAMMED HABİL ANDİÇ7A 7 12 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 31 58 11,67 222,375 10 16 16 57 10342
% 89

11 158 KAZIM EFE BODRUMLU7A 5 13 0,67 6 2 5,33 7 0 7,00 5 15 0,00 5 15 0,00 28 45 13,00 219,820 11 18 18 59 10427
% 90

12 49 MEHMETFEYTULLAHORTAK7A 4 16 -1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 32 58 12,67 219,716 12 19 19 60 10435
% 90

13 0 ELİFNURÖZE L 7A 8 5 6,33 6 2 5,33 4 2 3,33 2 4 0,67 1 10 -2,33 1 12 -3,00 22 35 10,33 216,194 13 21 21 62 10553
% 91

14 42 UĞUR KOÇOĞLU 7A 3 12 -1,00 2 7 -0,33 0 7 -2,33 2 0 2,00 3 12 -1,00 3 11 -0,67 13 49 -3,33 181,439 14 37 37 82 11395
% 98

15 79 MÜGE SÜREN 7A 3 15 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 4 13 -0,33 3 16 -2,33 20 63 -0,99 180,913 15 38 38 83 11402
% 99

16 150 RAMAZAN DOĞAN 7A 5 15 0,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 19 -5,33 4 16 -1,33 16 73 -8,33 163,288 16 41 41 86 11533
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA KAŞ KINIK ORTAOKULU 7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME 41 41 86 11570

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,95 7 3 5,69 7 2 6,66 7 2 6,07 8 7 6,01 12 6 10,14 53 26 44,52 336,450

Okul Ortalaması 7 11 2,76 4 5 2,11 4 5 2,60 3 4 1,69 3 11 -0,44 5 11 1,49 26 47 10,21 222,040

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 129 MEHM*  SULTAN DİRLİK7B 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 0 6,00 1 8 -1,67 6 12 2,00 37 36 24,99 262,489 1 6 6 34 8890
% 77

2 525 DÜRİYE GÜL YILDIZ 7B 6 7 3,67 2 6 0,00 6 3 5,00 4 1 3,67 1 7 -1,33 8 9 5,00 27 33 16,01 240,690 2 10 10 44 9690
% 84

3 527 HURİYE NUR YILDIZ 7B 6 4 4,67 3 3 2,00 5 5 3,33 0 4 -1,33 6 6 4,00 20 22 12,67 235,540 3 11 11 47 9894
% 86

4 12 MERT YILDIRIM 7B 6 6 4,00 5 4 3,67 8 2 7,33 1 0 1,00 0 8 -2,67 6 12 2,00 26 32 15,33 230,594 4 12 12 49 10060
% 87

5 75 TARIK KOÇUM 7B 4 8 1,33 5 2 4,33 5 5 3,33 4 5 2,33 4 12 0,00 5 6 3,00 27 38 14,32 229,990 5 13 13 50 10085
% 87

6 13 İJİIY*  Y *Ç*G*KLM 7B 8 10 4,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 6 2,00 5 12 1,00 4 8 1,33 24 51 7,00 224,180 6 14 14 54 10288
% 89

7 0 *İ N*DE K**İE  E 7B 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 6 1,00 2 1 1,67 2 1 1,67 7 10 3,67 23 39 10,01 221,136 7 17 17 58 10388
% 90

8 50 KELİMA MEŞELİ 7B 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 15 -3,00 5 14 0,33 29 57 10,00 218,509 8 20 20 61 10476
% 91

9 97 İREM KESER 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 0 2 -0,67 5 15 0,00 25 47 9,33 212,927 9 22 22 64 10679
% 92

10 149 KADİR GÖZEGİR 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,33 210,940 10 23 23 65 10747
% 93

11 0 *        * ÜZ*   R * 7B 4 15 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 4 13 -0,33 27 59 7,34 210,519 11 24 24 66 10765
% 93

12 70 EMİRHAN ERTOP 7B 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 26 64 4,67 210,075 12 25 25 67 10775
% 93

13 6 ŞERİFE MELEK EVCİL 7B 4 15 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 1 1,67 2 5 0,33 5 9 2,00 21 42 7,00 209,404 13 26 26 68 10800
% 93

14 199 TOPRAK ELDEM 7B 5 15 0,00 4 6 2,00 5 13 0,67 5 13 0,67 19 47 3,34 204,146 14 27 27 71 10918
% 94

15 72 Y  *   AUB* U A D 7B 5 15 0,00 4 6 2,00 3 6 1,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 22 57 3,00 200,237 15 28 28 73 11036
% 95

16 155 CİHAT YAVUZ 7B 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 13 -0,33 16 51 -1,00 199,545 16 29 29 74 11060
% 96

17 24 ÇINAR OĞUZ YILDIZ 7B 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 7 12 3,00 1 19 -5,33 20 58 0,67 197,348 17 30 30 75 11114
% 96

18 133 MERVENUR TUS A 7B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 10 0,67 21 63 0,00 196,017 18 32 32 77 11142
% 96

19 74 EMİRHANKOÇ 7B 3 14 -1,67 4 5 2,33 3 6 1,00 2 2 1,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 21 58 1,66 189,802 19 33 33 78 11275
% 97

20 0 MEHMET EMİN BOZKURT7B 5 12 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 12 -2,00 1 13 -3,33 20 55 1,67 186,465 20 34 34 79 11326
% 98

21 200 A   A L A      İ   T 7B 6 14 1,33 3 3 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 17 -2,67 1 3 0,00 15 55 -3,34 186,246 21 35 35 80 11333
% 98

22 136 VELA ALİ 7B 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 18 62 -2,67 183,385 22 36 36 81 11369
% 98

23 291 ZÜLFÜHASANKURT 7B 4 12 0,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 17 -3,67 1 19 -5,33 17 67 -5,33 163,420 23 40 40 85 11532
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

196,850 96,15
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

   -  514
ERDİNÇ ÇELİK 90 22 64 4 0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 31 76 11124 % 96,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız AdcBcabdacBDabcd cab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız cDbaacdbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız abC bdaDa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız adBdcBdbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız badbdacbcacDBcBdbada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DaadaabbAdbcBAC aDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

166,942 99,55
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

   -  34
İSMAAİI BEIGE 90 14 60 16 -6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 39 39 84 11518 % 99,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız Bdcbcdacadba*bcbbAb*

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız dAbAbdacab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız B dA a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BCbdbadcAbccDbacdcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız cCacBbDCdbddabacbadb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 4 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

216,194 91,21
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  0
ELİFNURÖZE L 90 22 35 33 10 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 21 21 62 10553 % 91,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız A bBc  b Dd aC BAD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCD  dCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız dAC  BD c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız  bc b BD a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 10 9 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız c d c  ca c a d ba C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 12 7 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız a dC bd b acd b a db

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

336,653 50,22
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  516
FATMAGÜL KILINÇ BJK 90 53 26 11 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 13 5810 % 50,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız dCDBdDCACDBDaCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AaCDDABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACbCc DBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız bAcCcBBDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız bbCbADdbcabDaAcbb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız cBBCaaADAADAB       

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

223,773 89,01
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  970
GÜVEN BEK 90 27 54 9 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 15 15 55 10299 % 89,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACbccadbCadDBCAdbadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız cbaDacBdCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CAadbBaaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız       B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız dbCadcdbacDaBbdCAbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBadDCcabADcacbDabcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

219,820 90,12
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  158
KAZIM EFE BODRUMLU 90 28 45 17 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 18 18 59 10427 % 90,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız A aB bacdaBca*bBdcBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADC cAdC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CA A BDDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız AbaDcadacBcDBcadcbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız aBdaDCbcbdacBcdaBcdb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

299,059 64,42
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  850
LAMAR AL HALAF 90 44 26 20 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 22 7453 % 64,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız dCDccbCdacBDBCdBbDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDbbdbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız dACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CAcdAadDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız dbC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBaCDdADcADABcCb  B 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 0 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

219,716 90,19
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  49
MEHMETFEYTULLAHORTAK 90 32 58 0 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 19 19 60 10435 % 90,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız daaccbdcCbdccCbBcaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AadbaABCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACdacDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız bAcCAcBDdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız *CCcAccbbcbcBdabcbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız Ddc*DadbbA*AcAbcdDdC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

180,913 98,55
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  79
MÜGE SÜREN 90 20 63 7 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 38 38 83 11402 % 98,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 15 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız Aaa Bcbb cBadacdcbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız dcabDbcaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CdbcdaDaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız aABa BBcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız c bD cb cdbcBccbbdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 16 1 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız bcaCb dccbaAaddDcccb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 2 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 4 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

222,375 89,39
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  95
MUHAMMED HABİL ANDİÇ 90 31 58 1 11 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 16 16 57 10342 % 89,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız Aab aDbdbacDdCbcADcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AbCDDbdbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CdCACcbbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CbBadcBcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cbCbbccbDBDDabcdbadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız cacdbddadAbABbdbBDad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

311,484 59,91
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  85
NURSUNA TOPCUOĞLU 90 43 20 27 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6932.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 18 6932 % 59,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACcB D cCbBDBCABAD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AcCDDAdCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACAaBDDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız aA bAcBD b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 3 17 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız c  ac               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DaBCDCb dADAB a BbB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

258,169 78,23
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  528
ÖMER FARUK ARSLAN 90 30 18 42 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9051.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 7 35 9051 % 78,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız A aaa   C    C   aaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AaCDDABaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACAacDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız  A    B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız A              d C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız aBaCDac AdDAB     aa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 2 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

163,288 99,68
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  150
RAMAZAN DOĞAN 90 16 73 1 -8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 41 41 86 11533 % 99,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız dabcBbCAdadcaadBcDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız cbabacdbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CbaAacbbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CcBbABaab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cbbbcDbbcabbadaacada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız aBBaabAacdabdcdbBaaa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 4 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

244,717 82,27
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  5
SARE KOKUN 90 30 42 18 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 9 42 9519 % 82,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDaaDbcCadDBC dbadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız cbaDabBCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACAdcaaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız aAdCbBaadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız dbC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız *BaCDdADcAcABdabcbda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

253,710 79,61
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  77
SELİNAY SEVEN 90 29 32 29 18 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 8 37 9211 % 79,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBda AC B aC aA  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADC bAdCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız dAaACaaDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız bdaCbcaDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız Ad  bbA D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 10 7 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız cdcCD A  ca d  ca db

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 0 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

292,963 66,80
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  502
SEMİHA TUFAN 90 38 18 34 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 25 7729 % 66,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBacbcCDdbBCcBbD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDbbdbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız dAbACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 0 7 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız  A    BD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBaCDdADcADAc C     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 0 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 1 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

292,070 67,13
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  991
SUDEM KAYLAN 90 42 25 23 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 26 7767 % 67,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız AdDddabACbBDaCABdD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AcCDaAdCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACcDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız dAabABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız dbCaAb              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DdBCDacDcADA        

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 1 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 0 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

181,439 98,49
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7A  -  42
UĞUR KOÇOĞLU 90 13 49 28 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 37 37 82 11395 % 98,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız daD a acC aDca  ccac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız  bdcbAdbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 7 3 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız dca bdb d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız  A    B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız AC ab c adcadca  ddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız bdcba  cbd  a C BDcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

210,519 93,04
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  0
*        * ÜZ*   R * 90 27 59 4 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 24 24 66 10765 % 93,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız Bbcacdcab CDcadacdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız dBdcaaDDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız cdCbbACcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBbdcCAacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BdbCbDcaAcDBDcabcbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız dCbacdcbAcdADdacb   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 2 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

221,136 89,78
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  0
*İ N*DE K**İE  E 90 23 39 28 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 17 58 10388 % 89,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız cddaaacbCAdaBcdCbdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdCAcCacBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız acCAdAdda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız B d    D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız Bb C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız cdaBBCbaAcAbaAadC   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

186,246 97,95
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  200
A   A L A      İ   T 90 15 55 20 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 35 35 80 11333 % 97,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BcAdbcdaabacdcBCbAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABdAcb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BcadacdacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız cdabdbbccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız dacbacccAbcdaDBcabad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız        a D   b     b

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

199,545 95,59
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  155
CİHAT YAVUZ 90 16 51 23 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 29 29 74 11060 % 95,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BbdCbcdadcdaBDaCAdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız cdbbaCDbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız cbabbbCdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız acadBadbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız dbcaCabaADbcDaccd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

197,348 96,06
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  24
ÇINAR OĞUZ YILDIZ 90 20 58 12 0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 30 30 75 11114 % 96,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız bCDacDababdbcdABdcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız adbdbcaDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız ddBacBdbA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız bdacbDAcbBaDcABbdaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız bcdabbdadcadBbdacbca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

240,690 83,75
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  525
DÜRİYE GÜL YILDIZ 90 27 33 30 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 10 44 9690 % 83,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız cAb aac aACbB  C  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ddCA db db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız aACA AacDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 7 12 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız   Ab  cc b c a c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız  aaBBCaacbdADba CDB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 1 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

210,075 93,13
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  70
EMİRHAN ERTOP 90 26 64 0 4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 25 25 67 10775 % 93,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BdcbaBBaCAaDdDBbccDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ddbcbCbDca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız abCAdcdcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaAcacccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız abcaaDdacabaDcabaAba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız cabBaCabAcAdacabacab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 4 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

189,802 97,45
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  74
EMİRHANKOÇ 90 21 58 11 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 33 33 78 11275 % 97,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAcbccacbdb  cdb Abd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdCdc DbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız Bbabd CcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız B    abD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız dabCdbbDdcDaabdcBAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız abcaadbCbcdA*dBAaaab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

235,540 85,51
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  527
HURİYE NUR YILDIZ 90 20 22 48 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9894.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 11 47 9894 % 85,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız cAAC     b     CdADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ddCd C   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız adCACbdcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 4 16 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız abd             a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız d ca   C b dDAB C Bb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

224,180 88,92
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  13
İJİIY*  Y *Ç*G*KLM 90 24 51 15 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 14 54 10288 % 88,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız Bd baBBadAaDdDBbccD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ddbcbCbDca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız **bda*C a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaAcacccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız daAdaD DAcD cadd *ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız cabBa  a cA    Ab Bc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 1 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

212,927 92,30
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  97
İREM KESER 90 25 47 18 9 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 22 22 64 10679 % 92,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız cddabBdbabbbdDcCdADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız bBCdbCDcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız acCACAdcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaABacacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 2 18 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız ab                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız caaaBCbdbbbdDAabdacD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

210,940 92,89
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  149
KADİR GÖZEGİR 90 25 65 0 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 23 23 65 10747 % 92,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BcAbacdDaACacaddbAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCbcCbcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BcadabCacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız Babcdabcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız aacdbcADdbDBcaBcBdCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BdcBdabCdbbAbAcdabdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

218,509 90,54
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  50
KELİMA MEŞELİ 90 29 57 4 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 20 20 61 10476 % 90,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACacabdbbDBcBdAAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdacDabaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız acCAdbCcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBdABdAbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 15 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız abcd acDbacdaD  cbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız d baBbcadcbAcdBACbca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

262,489 76,84
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  129
MEHM*  SULTAN DİRLİK 90 37 36 17 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 34 8890 % 76,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAAdbBdDaACbdcBCdADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCdaCcadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BcCACAacDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 0 4 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BB AB AD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 8 11 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız   dbdbb b   c B    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BabdBCbCdacdDA  baab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 0 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 2 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

186,465 97,89
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  0
MEHMET EMİN BOZKURT 90 20 55 15 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 34 34 79 11326 % 97,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız dAA aadabcda aBb ADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız cBCdbCcDaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BcbdddCaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCAdbdDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 12 6 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız Bdca c bd b ca  cdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 13 6 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız c ac dabcc dc c a cD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

230,594 86,95
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  12
MERT YILDIRIM 90 26 32 32 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 12 49 10060 % 86,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAAaa dD b    BCd a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız bBCA CDbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACAacDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız  B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 8 12 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız   dbd  b b  b  b   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BabdBCbCdacdDA  baab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 2 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

196,017 96,30
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  133
MERVENUR TUS A 90 21 63 6 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 32 32 77 11142 % 96,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BdAbacdcdACcdaaabbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız bcbAabDaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız cbCdaAdcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBbcdaAcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BddaacbcAbcBcaBcaACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDcdbbbbcAdad      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 1 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

209,404 93,34
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  6
ŞERİFE MELEK EVCİL 90 21 42 27 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 26 26 68 10800 % 93,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız  ddaaacbCAdaBcdCbdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdCAcCacBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız acCAdAddac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız B d    D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız Bb C     a  c  b   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız cdaBBCbaAabbcA      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

229,990 87,17
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  75
TARIK KOÇUM 90 27 38 25 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 13 13 50 10085 % 87,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAAb a   Aa  aa  cca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABC bC  cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız adCAbAacDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BaCA ddbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız cb  dD b aDaaaBcabCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız ddDBdCDCdcc         

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 0 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

204,146 94,36
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  199
TOPRAK ELDEM 90 19 47 24 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 27 27 71 10918 % 94,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BcAbacdcaACacaddbbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız adCACAbdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız dac CbdcAabaD cAcdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BdDca bC adbDcBdbaac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

183,385 98,26
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  136
VELA ALİ 90 18 62 10 -2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 36 36 81 11369 % 98,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız dacBdcbAdbacdCbdbcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız adCAbBacad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız bcdaAadcAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cddbADdbbacbadaabCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız ccBCDabcAdbcBddDabad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

200,237 95,38
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  72
Y  *   AUB* U A D 90 22 57 11 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 28 28 73 11036 % 95,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız bCDacaacdccDadbadcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CbadCBcadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız dcBacBacA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız bCdbAbdcadccBABadadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız bcaCcaAbcbccddCaBcda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 4 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1.DENEME

163,420 99,67
%

ANTALYA / KAŞ
KINIK ORTAOKULU

7B  -  291
ZÜLFÜHASANKURT 90 17 67 6 -5 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 40 40 85 11532 % 99,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 41 41 86 11570

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAca cd  daacbdb ADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız caad baDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız abCAdAacDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BdbbadbDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 17 1 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız Bada cdabbadbacdcdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız dacacdaabccbacBddbda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
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